
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO

REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO - NUMERO 00583/2020 Folha 1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

1. TIPO DE CONTRATAÇÃO

FORNEC.BENS-MATERIAL DE CONSUMO1

2. UNIDADE REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 28/05/2020SU.10.00.000
Código da Unidade Unidade Requisitante e Gerenciadora Data de Emissão

3. REFERÊNCIA

AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS - COVID19
Assunto Valor Total da Despesa

735.540,0001 meses
Contrato

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2460.01 221972-2
Reduzida Dotação Orçamentária SubElemento P/A

7104/2020
Valor da Despesa

735.540,00
Cód.Aplicação

312-00006
Recurso Financeiro

JUN 735.540,00 |

5. CONTATO

EDSON.MARINI@saobernardo.sp.gov.br 2630-7251EDSON LUIZ MARINI
Responsável E-Mail Telefone Ramal

7251
Local de Entrega

AVENIDA CAMINHO DO MAR, 2.795 - RUDGE RAMOS - SBC - SP - GARAGEM MUNICIPAL

6. OBJETO

1.230,0000 GALAO1
Item Quantidade UnidadeMaterial

7F04501001-8
Valor Unidade Valor Total

598,0000 735.540,00
Grupo

65-45

NIPPO BAC PLUS - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SU PERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.
ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. * DECLARAR MARCA.

7. COMPLEMENTO

8. DESTINAÇÃO

SU.10.00.0001.230,00001
Item DestinoQuantidade Unidade

SU-1 - DEPARTAMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

9. JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS MUNICIPAIS. ESSA MEDIDA SE FAZ NECESSÁRIA A FIM DE
MINIMIZAR A PROLIFERAÇÃO DO CONTÁGIO ATRAVÉS DO VÍRUS COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE - DECRETO
21.116/20

Digitado por: 021380 EDSON LUIZ MARINI

10. ASSINATURAS

SERGIO APARECIDO THOME
SECRETARIO

Autorizo autuar e licitar na forma da lei, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.128/2017.
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Departamento de Veículos e Equipamentos (SU-1)

De: su1@saobernardo.sp.gov.br 

Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 14:39

Para: 'Deptº Veículos e Equipamentos   SU-1'

Assunto: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de polihexametileno 

biguanida (NIPPO BAC PLUS)

Prioridade: Alta

Boa tarde,  

  

Solicito orçamento para o fornecimento de 1230 galões de 5 litros do produto cloreto de didecil dimetil amônio e 

Cloridrato de polihexametileno biguanida  (NIPPOBAC PLUS). 

  

Por gentileza juntamente com o orçamento encaminhar documentação contendo aprovação nos órgão nacionais de 

fiscalização pertinentes ao produto solicitado (ABNT, Certificado de Registro Cadastral - CRC, Certificado de Licença 

de Funcionamento - CLF, INMETRO, OCAN, IOB, entre outros) e dados cadastrais do responsável técnico. 

  

Necessito que no orçamento conste:  

- Dados Cadastrais Completos (Razão social, CNPJ, telefone para contato, e-mail, endereço completo com CEP, entre 

outros); 

- Orçamento com validade mínima de 30 dias; 

- Dê acordo com a forma de pagamento do município que é de 5 dias úteis após o recebimento dos produtos. 

  

Qualquer dúvida estou à disposição,  

  

  

DANILO LIMA DE RAMOS 

Diretor 

Departamento de Veículos e Equipamentos – SU.1 

Tel: 2630-7264 

danilo.ramos@saobernardo.sp.gov.br 
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Departamento de Veículos e Equipamentos (SU-1)

De: Felipe Oliveiros - Kepler <felipe@keplershp.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 15:57

Para: su1@saobernardo.sp.gov.br

Cc: vanessa.pitta@saobernardo.sp.gov.br

Assunto: RES: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de 

polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS)

Anexos: Prefeitura SBC 18052020 - Kepler.pdf

Prezados, boa tarde! 

 

Segue em anexo a cotação solicitada 

 

Obrigado 

 

Felipe Oliveiros 
Diretor Geral  

felipe@keplershp.com.br 

 

Rua Joana Angélica, 207 I Barcelona I S.C. do Sul I CEP: 09551-050 

Tel.: 11 3996-5934 I 3996-5936 I www.keplershp.com.br 

 

 

 

 

 

 

De: su1@saobernardo.sp.gov.br [mailto:su1@saobernardo.sp.gov.br]  

Enviada em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 14:39 

Para: 'Deptº Veículos e Equipamentos SU-1' 

Assunto: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS) 

Prioridade: Alta 

 

Boa tarde,  

  

Solicito orçamento para o fornecimento de 1230 galões de 5 litros do produto cloreto de didecil dimetil amônio e 

Cloridrato de polihexametileno biguanida  (NIPPOBAC PLUS). 

  

Por gentileza juntamente com o orçamento encaminhar documentação contendo aprovação nos órgão nacionais de 

fiscalização pertinentes ao produto solicitado (ABNT, Certificado de Registro Cadastral - CRC, Certificado de Licença 

de Funcionamento - CLF, INMETRO, OCAN, IOB, entre outros) e dados cadastrais do responsável técnico. 

  

Necessito que no orçamento conste:  

- Dados Cadastrais Completos (Razão social, CNPJ, telefone para contato, e-mail, endereço completo com CEP, entre 

outros); 

- Orçamento com validade mínima de 30 dias; 

- Dê acordo com a forma de pagamento do município que é de 5 dias úteis após o recebimento dos produtos. 

  

Qualquer dúvida estou à disposição,  
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DANILO LIMA DE RAMOS 

Diretor 

Departamento de Veículos e Equipamentos – SU.1 

Tel: 2630-7264 

danilo.ramos@saobernardo.sp.gov.br 

 

 

  

 

 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu o download automático  
desta imagem da Internet.

 

Livre de vírus. www.avast.com.  
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São Caetano do Sul,  18 de maio de 2020. 

Prefeitura de São Bernardo do Campo 

 
Ref : Proposta de fornecimento  
 

  

 Dados cadastrais: 

KEPLER GESTÃO DA QUALIDADE EIRELI 

CNPJ: 27.818.808/0001-37 

Telefone: (11) 4228-1150 / 4228-1164 

Rua Joana Angélica, 207 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul 

CEP: 09551-050 

Contato: Felipe Oliveiros - Comercial 

 

 

1. Proposta Comercial  

 

Validade da cotação: 30 dias 

 

Prazo de pagamento: 05 dias uteis após entrega do pedido 

 

 

Utilização Produto   Quantidade Preço TOTAL 

Desinfecção 
completa de 
superfícies 

fixas 
Nippo Bac Plus  1.230 

R$ 815,00 
Bb. 05 Litros 

R$ 
1.002.450,00 
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Departamento de Veículos e Equipamentos (SU-1)

De: Fábio Beltran - NS <fabio@nipposystem.com.br>

Enviado em: terça-feira, 19 de maio de 2020 18:55

Para: su1@saobernardo.sp.gov.br

Assunto: RES: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de 

polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS) - Nipposystem

Anexos: DVE 19.05.2020.pdf

Boa tarde Sr. Danilo, 
 
Meu nome é Fabio, sou representante da Nipposystem, empresa distribuidora dos produtos 
da Nippon Chemical no Grande ABC. 
 
A Nippon Chemical me encaminhou o seu contato juntamente com a solicitação para o 
fornecimento de Nippo Bac Plus. Segue anexo o orçamento solicitado. 
 
Devido a quantidade significativa requisitada e a volatilidade do mercado, conseguimos um 
preço diferenciado para fornecimento do produto. 
 
Qualquer dúvida, estou à disposição. 
 
Atenciosamente, 

 
Fábio Oliveiros Beltran 

 

 
      Nipposystem - Sistemas de Higienização 

     Solen - Tratamento de Águas e Efluentes 

     �  (11) 4476-3600 

     �  (11) 99151-8969 

     �  fabio@nipposystem.com.br 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS)

Data:18/05/2020 14:38 

De:<su1@saobernardo.sp.gov.br > 

Para:'Deptº Veículos e Equipamentos SU-1' <su1@saobernardo.sp.gov.br> 

 

Boa tarde,  

  

Solicito orçamento para o fornecimento de 1230 galões de 5 litros do produto cloreto de didecil dimetil 
amônio e Cloridrato de polihexametileno biguanida  (NIPPOBAC PLUS). 
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Por gentileza juntamente com o orçamento encaminhar documentação contendo aprovação nos órgão 
nacionais de fiscalização pertinentes ao produto solicitado (ABNT, Certificado de Registro Cadastral - 
CRC, Certificado de Licença de Funcionamento - CLF, INMETRO, OCAN, IOB, entre outros) e dados 
cadastrais do responsável técnico. 

  

Necessito que no orçamento conste:  

- Dados Cadastrais Completos (Razão social, CNPJ, telefone para contato, e-mail, endereço completo 
com CEP, entre outros); 

- Orçamento com validade mínima de 30 dias; 

- Dê acordo com a forma de pagamento do município que é de 5 dias úteis após o recebimento dos 
produtos. 

  

Qualquer dúvida estou à disposição,  

  

  

DANILO LIMA DE RAMOS 

Diretor 

Departamento de Veículos e Equipamentos – SU.1 

Tel: 2630-7264 

danilo.ramos@saobernardo.sp.gov.br 

  

  

  

 

--  

 

Página: 8



 
 

  
   

 
 

 

Rua Fenícia, 351 - Parque Novo Oratório - Santo André – SP - CEP: 09260-230 

 (11) 4476-3600 - contato@nipposystem.com.br – www.nipposystem.com.br 
 

 

Santo André, 19 de Maio de 2020 

 

Ao: Departamento de Veículos e Equipamentos – São Bernardo do Campo 

 

A/C: Sr. Danilo Lima de Ramos 

 

Ref : Sugestões – Nippon Chemical 

 

Conforme sua solicitação, apresentamos a seguir as condições de uso e custos de nossos produtos. 

 
 

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 
 

Produto Finalidade Embalagem Valor 

Nippo Bac Plus 
Desinfetante Hospitalar 

Super Concentrado 
BB 05 L R$ 600,00 

 

Demais Condições: 
 

➢ Forma de Pagamento:  05 Dias 

➢ Entrega:   05 Dias 

➢ IPI / ICMS / ST:  Inclusos  

➢ Frete:    CIF 

➢ Validade da Proposta:  30 Dias 

 

Dados Cadastrais: 
 

➢ Razão Social:  Nipposystem Comércio de Produtos de Higienização Ltda. 

➢ CNPJ:   04.638.275/0001-06 

➢ I.E.:   626.653.196.112 

➢ Endereço:  Rua Fenícia, 351 – Parque Novo Oratório – Santo André / SP – 09260-230 

➢ Contato:  Telefone: (11) 4476-3600 / (11) 99151-8969 

E-mail:contato@nipposystem.com.br  

 

Atenciosamente, 

 

Fábio O. Beltran 
(11) 99151-8969 

fabio@nipposystem.com.br 
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Departamento de Veículos e Equipamentos (SU-1)

De: CLOVIS GIMENES  <clovis.gimenes@energis8brasil.com>

Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 12:35

Para: su1@saobernardo.sp.gov.br ; 'Deptº Veículos e Equipamentos   SU-1'

Assunto: RES: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de 

polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS)

Anexos: PMSBC 18052020 - Energis8 Agroquímica.pdf

Prezados, 
Boa tarde! 
 

Em atendimento à solicitação conforme e-mail abaixo, segue em anexo orçamento para fornecimento de 1230 galões 

de 5 litros do produto cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de polihexametileno biguanida  (NIPPOBAC 

PLUS). 

 
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos, 
 
Atenciosamente  
 
 

 
 

De: su1@saobernardo.sp.gov.br [mailto:su1@saobernardo.sp.gov.br ]  

Enviada em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 14:39 

Para: 'Deptº Veículos e Equipamentos SU-1' <su1@saobernardo.sp.gov.br> 

Assunto: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS) 

Prioridade: Alta 

 

Boa tarde,  

  

Solicito orçamento para o fornecimento de 1230 galões de 5 litros do produto cloreto de didecil dimetil amônio e 

Cloridrato de polihexametileno biguanida  (NIPPOBAC PLUS). 

  

Por gentileza juntamente com o orçamento encaminhar documentação contendo aprovação nos órgão nacionais de 

fiscalização pertinentes ao produto solicitado (ABNT, Certificado de Registro Cadastral - CRC, Certificado de Licença 

de Funcionamento - CLF, INMETRO, OCAN, IOB, entre outros) e dados cadastrais do responsável técnico. 

  

Necessito que no orçamento conste:  

- Dados Cadastrais Completos (Razão social, CNPJ, telefone para contato, e-mail, endereço completo com CEP, entre 

outros); 

- Orçamento com validade mínima de 30 dias; 

- Dê acordo com a forma de pagamento do município que é de 5 dias úteis após o recebimento dos produtos. 

  

Qualquer dúvida estou à disposição,  

  

  

DANILO LIMA DE RAMOS 
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Diretor 

Departamento de Veículos e Equipamentos – SU.1 

Tel: 2630-7264 

danilo.ramos@saobernardo.sp.gov.br 
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ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA. 
R. Dr. Ulisses Guimarães, 909 
Loteamento Industrial - Mauá - SP 
CEP 09372-050 | CNPJ 03.805.416/0005-07 
(11) 2149-8900 | comercial@energis8brasil.com 

 
 

Página 1 de 1 
 
 

www.energis8brasil.com 

 

Mauá, 18 de Maio de 2020 

Á Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo 

 

A/C. Vanessa Pitta 

 

Ref. Proposta de fornecimento 

 

Dados cadastrais: 

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA 

CNPJ: 03.805.416/0001-75 

Telefone: (11) 2149-8900 

RUA DOUTOR ULISSES GUIMARÃES, 909 – CONJ. A – LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

CORAL – MAUÁ/SP 

CEP: 09372-050 

Contato: CIBELE - JURÍDICO 

 

 

1. Proposta Comercial  
 

 

 

 

 

 

Validade da cotação: 30 dias 

 

Prazo de pagamento: 05 dias uteis após entrega do pedido 

 

Utilização Produto   Quantidade Preço TOTAL 

Desinfecção 
completa de 
superfícies 

fixas 
Nippo Bac Plus  1.230 

R$ 598,00 
Bb. 05 Litros 

R$ 
735.540,00 
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Departamento de Veículos e Equipamentos (SU-1)

De: ADM NOROESTE NIPPON <adm@noroestenippon.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de maio de 2020 12:40
Para: su1@saobernardo.sp.gov.br; danilo.ramos@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Re: Cotação cloreto de didecil dimetil amônio e Cloridrato de 

polihexametileno biguanida (NIPPO BAC PLUS)
Anexos: COTAÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO.pdf; CADASTRO 

NOROESTE.pdf

Sr. Danilo Lima, Boa Tarde! 

Segue anexo cadastro e cotação solicitada. 

Qualquer dúvida estaremos a disposição. 

Atenciosamente, 

Rafael Bertipaglia 

ADM NOROESTE NIPPON 

(19) 99738-1411 

Em 28/05/2020 11:55, su1@saobernardo.sp.gov.br escreveu: 

Bom dia. 

  

Solicito orçamento para o fornecimento de 1230 galões de 5 litros do produto cloreto de didecil 

dimetil amônio e Cloridrato de polihexametileno biguanida  (NIPPOBAC PLUS). 

  

Por gentileza juntamente com o orçamento encaminhar documentação contendo aprovação nos 

órgão nacionais de fiscalização pertinentes ao produto solicitado (ABNT, Certificado de Registro 

Cadastral - CRC, Certificado de Licença de Funcionamento - CLF, INMETRO, OCAN, IOB, entre outros) 

e dados cadastrais do responsável técnico. 

  

Necessito que no orçamento conste:  

- Dados Cadastrais Completos (Razão social, CNPJ, telefone para contato, e-mail, endereço completo 

com CEP, entre outros); 

- Orçamento com validade mínima de 30 dias; 

- Dê acordo com a forma de pagamento do município que é de 5 dias úteis após o recebimento dos 

produtos. 

  

Qualquer dúvida estou à disposição,  

  

  

DANILO LIMA DE RAMOS 

Diretor 

Departamento de Veículos e Equipamentos – SU.1 

Tel: 2630-7264 

danilo.ramos@saobernardo.sp.gov.br 
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COTAÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO 

 

Bauru, 28 de Maio de 2020. 

 

A/c.: Sr. Danilo Lima de Ramos 

Departamento de Veículos e Equipamentos – SU.1 

 

Referente a solicitação de cotação para o Produto NIPPO-BAC PLUS BB 5Lt, NIPPON CHEMICAL. 

 

NIPPO-BAC PLUS – EMBALAGEM DE 5LT – QUANTIDADE 1.230 BOMBONAS 

VALOR UNITÁRIO R$ 840,00 

VALOR TOTAL R$ 1.033.200,00 

(HUM MILHÃO, TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) 

 

Prazo de entrega 30 dias 

Validade da proposta 30 dias 

Pagamento à vista. 

 

No aguardo de um breve retorno, nos colocamos a disposição para qualquer eventual dúvida. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Departamento Comercial NOROESTE NIPPON. 
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

TERMO DE APROVAÇÃO

Trata-se o presente de contratação para aquisição de desinfetante hospitalar para 

efetuar desinfecção das ruas do município, a fim de minimizar a proliferação do contágio 

através do vírus covid-19, em caráter emergencial e por conta da situação de calamidade 

pública que se instalou no município - Decreto n° 21.116 de 24 de março 2020.

Considerando:

• Pesquisa de mercado às fls.03/16;

• Quadro de preços às fls. 17;

• Declaração de ordenador de despesa às fls.18;

• Reserva orçamentária às fls.19;

• Decreto nº 21.116 de 24 de março de 2020 às fls.25/27;

APROVO a despesa em favor da empresa ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA, por 

se tratar da proposta de menor valor, apurado através de pesquisa de preços (fls.03/16) e 

respectivo quadro de pesquisa de preços (fls.17).

O valor da despesa é de R$ 735.540,00 (Setecentos e trinta e cinco mil e 

quinhentos e quarenta reais).

GSU, 08 de junho de 2020

SERGIO APARECIDO THOME

Secretário de Serviços Urbanos

P R O C E S S O

NÚMERO EXERC. FOLHA

1203 2020
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

PARA

SA.2

Senhor Diretor,

Considerando-se toda a instrução processual constante nos autos, 

manifestação, e visando a necessidade de saneamento dos atos praticados;

Considerando-se a necessidade de que sejam concluídas as formalidades 

preconizadas pela legislação vigente, do inciso IV, artigo 24 da Lei Federal nº 

8.666/93, o Decreto n° 21.111 de 16 de março 2020, que estabeleceu o Estado de 

Emergência no Município, regulamentado pelo Decreto n° 21.116 de 24 de março 

2020 – que decreta o Estado de Calamidade pela proliferação do vírus covid19, 

HOMOLOGO E ADJUDICO a aquisição tratada nos autos epigrafados, bem como 

as respectivas despesas, onde foi declarada vencedora a empresa – ENERGIS 8 

AGROQUIMICA LTDA,  no valor de R$ 735.540,00 (Setecentos e trinta e cinco mil 

e quinhentos e quarenta reais).

GSU, 08 de junho de 2020

SERGIO APARECIDO THOME

Secretário de Serviços Urbanos

P R O C E S S O

NÚMERO EXERC. FOLHA

1203 2020
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

PARA

SF-322.1

AUTORIZO o EMPENHO no valor total de R$ 735.540,00 (Setecentos e 

trinta e cinco mil e Quinhentos e quarenta reais) da dotação 1972/2 - 

07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2460.01, item do PA 7104/2020, Subelemento 

22, C.A 312-00006, reserva orçamentária nº 2081/2020 fls. 19, a favor da empresa 

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA -, CNPJ 03.805.416/0001-75., para ocorrer 

com despesas da AF emitida pela SA , que tem como objeto a aquisição de 

Desinfetante Hospitalar  para superfícies fixas,  cujo produto será utilizado pelos 

funcionários que estão efetuando a lavagem das ruas do município, a fim de 

minimizar a proliferação do contágio através do vírus COVID-19, em caráter 

emergencial e por conta da situação de calamidade pública que se instalou no 

município - Decreto n° 21.116 de 24 de março 2020, conforme aprovação, 

homologação e adjudicação em fls. 29/30, com previsão de desembolso para o 

mês corrente.

GSU, 08 de junho de 2020

SERGIO APARECIDO THOME

Secretário de Serviços Urbanos

P R O C E S S O

NÚMERO EXERC. FOLHA

1203 2020
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01727/2020

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518  Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

PROCESSO -    01203/2020

Folha:

Processo:    01203/2020

Folha 1

03.805.416/0001-75ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA
Razão Social CNPJ/CPF Codigo

39098

Endereço

RUA DOUTOR ULISSES GUIMARÃES, 000000 CONJ A LOT INDUST

LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL MAUÁ SP

09372050
CEP Telefone

011- 21498900

Email

comercial@energis8brasil.com;

Conta Bancária

Banco Agencia Nr.Conta

OBJETO

1.230 GALAO1
Item Quantidade Unidade

20 DIAS
Prazo de entrega Valor Unidade Valor Total

598,00 735.540,00

7F-045-01-001/8    GRUPO/CLASSE: 65/45 NIPPO BAC PLUS - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SU

PERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS.

MARCA: NIPPON CHEMICAL

Considerações Gerais

- DAS CONDICOES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE

E-MAIL OU, NA FAL TA DESTE, ATRAVES DE FAX,  CONSTANTES NO  CADASTRO DE FORNECEDORES

DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRE SAS MANTEREM OS DADOS  CADASTRAIS  (TELEFONE, FAX,

E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EX- CLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO

MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUS- TIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ

SER CANCELADA, A JUIZO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNAR- DO DO CAMPO, NOS SEGUINTES CASOS:

1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUS- TIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO

DE  FORNECI- MENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLENCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDI- ÇÕES

ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A

CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS SEGUINTES PE- NALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO)

DO VALOR ESTIMA DO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA  ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO

DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO)  SOBRE O  VALOR ADJUDICADO, POR

INEXECUCAO TOTAL DO  FORNECIMENTO; C - MULTA  DE 10% (DEZ POR CENTO)  POR  INEXECUCAO

PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA  INEXECUTADA, PODENTO O MUNICIPIO AUTORIZAR A

CONTINUAÇÃO  DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATU- RAMENTO DO MES

EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRO DUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM

DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E  ACEI- TAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE

1% (UM POR CENTO) POR  DIA DE  ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATE O LI-

MITE DE 10% DO VALOR DO  FATURAMENTO, PODENDO  SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS

ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL

APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMEN- TO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGUAR TODA A DOCUMEN

TAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO

INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS

PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS

SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍ PIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE

ARRECA- DAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA

DÍVIDA ATIVA PARA COBRAN- ÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENA-

LIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDE- RAL N. 8666/93 E ALTERACÕES.

SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS 735.540,00
Total Valor R$

CIBELE
Contato

SU-1 CO 00197/202015DFQ
Cond.Pgto Destino Licitação Processo Apartado

01203/202010/06/2020
Data Emissão

Local de entrega

ALMOXARIFADO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEL (SU-101-3) -   *   Av. Caminho do Mar, 2.795  -

Bairro:  Rudge Ramos  -  S.B. do Campo  **  HORÁRIO RECEB.:  8h30 às 11h  e  13h30 às 16h

* *   Contato telefônico:  2630-7271 e 2630-7263. P
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01727/2020

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518  Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

PROCESSO -    01203/2020

Folha:

Processo:    01203/2020

Folha 2

Informações Complementares

MAIORES INFS. C/ EDSON-TEL.: 2630-7251.

Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA

DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21

A T E N Ç Ã O

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

SR. FORNECEDOR:  ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É

VALIDA  QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

Informacoes Adicionais

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;

4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.

3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria

2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;

5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do
prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO: 07592/2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

Folha 1

1.203

Processo

Número Exercício
2020

Tipo
PC

Folha Rubrica

Sigla A/P AF
01727/2020

Interessado

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA 03.805.416/0001-75 39098
CNPJ Código

NORMAL
RegimeTipo

ORDINÁRIO DISPENSA CO 00197/2020
Modalidade

Dados do Empenho

Contra Entrega Liq.

Cronograma de Desembolso

JUN 735.540,00

Histórico

AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS-DESINFETANTE HOSPITALAR EM DECORRENCIA DA COVID-19,CONFORME DECRETOS
21111 E 21116/2020 PC1203/2020,AF:1727/2020

07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2460.01 1972-2
Dotação Código Reduzido

Dados Orçamentários

Projeto/Atividade Cód. de Aplicação Sub Elemento Descrição

7104/2020 312-00006 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Valor Empenhado Saldo Até a Data Saldo

735.540,00 914.740,00 0,00

Rec.Financeiro

Reserva

02081 T

GSU
Unidade Ordenadora

Dados Ordenação de Despesa

Nome do Ordenador

SERGIO APARECIDO THOME0704
Código do Ordenador

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 10 de JUNHO de 2020

_____________________________________________________________________________

GIANE DA ROCHA COSTA
Matrícula: 022159

Emitido por SF.322-1
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Chave de Acesso

35-2006-03.805.416/0001-75-55-001-000.041.479-110.014.132-8

Número NF-e

41479

Versão

4.00

Dados da NF-e

Modelo

55

Série

1

Número

41479

Data de Emissão

11/06/2020 09:30:00-03:00

Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal  

735.540,00

Emitente

CNPJ

03.805.416/0001-75

Nome / Razão Social

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA

Inscrição Estadual

442374278114

UF

SP

Destinatário

CNPJ

46.523.239/0001-47

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

Inscrição Estadual UF

SP

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

0 - Normal

Presença do Comprador

9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo

0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do
Processo

12.1.025 | 3.0

Tipo de Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - Normal

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU
RECEBIDAS DE TERCEIROS

Tipo da
Operação

1 - Saída

Forma de
Pagamento

Digest Value da NF-e

5WewgPuLt8rn62J989phbvGYtVY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Protocolo Data Autorização Data Inclusão AN

Autorização de Uso 135200474644837 11/06/2020 às 09:34:03-03:00 11/06/2020 às 09:34:08

Portal da Nota Fiscal Eletrônica http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoCons...

1 of 1 18/06/2020 14:59
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8048/2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

Folha 1

1.203

Processo

Número Exercício

2020
Tipo

PC

Folha Rubrica

Sigla A/P

Processo de Pagamento

Tipo Sigla Número Exercício A/P

Dados da Liquidação:

Data da Liquidação

19/06/2020 735.540,00

Valor da LiquidaçãoData de Vencimento

23/06/2020
PeríodoLiquidação

8.048 2020 72
Ordenadora

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA 03.805.416/0001-75
CNPJ Conta Corrente

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Valor TotalVigênciaTA

01727/2020 15DFQ LIQUIDADA

AF Condição de Pagamento

Proveniente de:

AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS-DESINFETANTE

HOSPITALAR EM DECORRENCIA DA COVID-19,CONFORME

DECRETOS 21111 E 21116/2020

PC1203/2020,AF:1727/2020

Observação:

PAGAMENTO 05 DIAS - CALAMIDADE

Informações Complementares:

00041479-1NOTAS FISCAIS

Data Empenho DotaçãoReduzida ValorS.E. Cod.Apl Rec.Financeiro

10/06/2020 735.540,007.592 1972-2 07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2460.01 22 312-00006

CILENE DA SILVA SANTOS
Matrícula 036150

_____________________________________________________________________________

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

A SF.322-2

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 19 de JUNHO de 2020

_____________________________________________________________________________

ARTHUR DOS REIS

Ordenador de Despesa
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